
Assunto: Prestação de contas TF 26.465/2023 - Vila do Velhinhos - correção
De: Mariana Passos Matsuoka Nogueira <mpnogueira@sorocaba.sp.gov.br>
Data: 05/11/2024 09:30
Para: vila@viladosvelhinhos.org.br, bala@bufosilvaseguros.com.br
CC: Rosirlei Bernardes <robernardes@sorocaba.sp.gov.br>, "camila.looze@sorocaba.sp.gov.br >>
Camila Maria de Campos Nunes Looze" <camila.looze@sorocaba.sp.gov.br>

Prezados(as),

Informo que realizei a correção da prestação de contas do TF 26.465/2023, conforme se segue:

"Bom dia Patricia,

Segue para adequação, favor verificar:

Oİcio de capa: transformar em formato pdf;
Nota explicaƟva: corrigir a informação sobre o carro funcional, pois o valor parcial autorizado é de R$
2.350,37, e não R$ 3.466,88. Também deve estar assinada pelo Presidente e em formato pdf;
Adicionar itens (ícone roxo): adicionar o valor de R$ 104,08 que não consta neste envelope, basta ir em
adicionar itens, inserir o valor mencionado e adicionar - o item está sem os documentos fiscais (nota
fiscal e comprovante de trasnferência bancária carimbados);
Aba itens:
31/07/2024 R$ 2.350,37 TRANSFER�NCIAENVIADA-31/0716:11VILADOSVDESOROCABA

correção: Inserir a nota fiscal e assinar a jusƟficaƟva.

Relatórios financeiros: estão corretos, favor colher a assinatura.
OBS.: Verificar se todos os documentos contêm assinatura do Presidente da OSC.

PRAZO: 08/11/2024

AƩ.

Mariana"

Também peço que seja enviado ainda hoje por e-mail os extratos atualizados de OUTUBRO e
NOVEMBRO das duas contas aplicação e da conta corrente desta parceria para finalização e emissão
da guia de devolução de recursos.

Qualquer dúvida estou à disposição.

AƩ.

-- 
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MARIANA PASSOS MATSUOKA NOGUEIRA
Divisão de Apoio Operacional e Contratos - DAOC
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Assunto: Re: Vila dos Velhinhos
De: <vila@viladosvelhinhos.org.br>
Data: 17/10/2024 16:28
Para: Mariana Passos Matsuoka Nogueira <mpnogueira@sorocaba.sp.gov.br>

BOA TARDE

SEGUE ANEXO EXTRATO SOLICITADO

Em 2024-10-17 09:35, Mariana Passos Matsuoka Nogueira escreveu:

Bom dia,

Informo que não está autorizada a compra da TV.

Att.

Em 17/10/2024 09:20, vila@viladosvelhinhos.org.br escreveu:

BOM DIA MARIANA

POSSO COMPRAR A TV COM O DINHEIRO QUE ESTA NA CONTA , INVEZ DE DEVOLVER O DINHEIRO

AGUARDO RETORNO

Em 2024-10-17 08:31, Mariana Passos Matsuoka Nogueira escreveu:

Bom dia prezados(as),

Informo que a solicitação segue indeferida, devendo a Organização
realizar a devolução do valor quando finalizarmos as prestações de
contas.

Portanto peço a gentileza que sejam feitas as correções solicitadas
via sistema SGTS na prestação de contas de maio à setembro com
urgência e envio para análise. Verifiquei no sistema que falta a
nota fiscal do carro funcional e da TV 75", e a nota explicativa não
está assinada.

Peço também que sejam enviados os extratos bancários da aplicação
e conta corrente de setembro e outubro da conta da parceria por e-mail
para análise.

Qualquer dúvida estou à disposição.

Att.

Em 07/10/2024 15:53, vila@viladosvelhinhos.org.br escreveu:

BOA TARDE ROSIRLEI

PRECISO LHE EXPLICAR UMA COISA ERRADA QUE FIZEMOS E PRECISAMOS DA
SUA AUTORIZAÇÃO PRA REVERTER A SITUAÇÃO
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COMPRAMOS DOIS CARROS FUNCIONAL DE BANDEJA NO  VALOR DE 6.688,48 NA
QUAL PAGAMOS COM A CONTA GERAL DA ENTIDADE E NÃO PERCEBEMOS , ASSIM
SENDO ACHAMAOS QUE TINHA DINHEIRO SOBRANDO NA CONTA DA EMENDA ONDE
COMPRAMOS A MAQUINA DE LAR ROUPA QUE ESTAVAMOS PRECISANDO COM
URGENCIA., POREM NO MOMENTO DO ORCAMENTO FINAL INCLUIMOS A MAQUINA E
PRO CARRO DE BANDEJA COLOCAMOS SO O VALOR PROPROCIONAL QUE DARIA O
VALOR PRA FECHAMENTO.

APOS FINALIZARMOS TODAS AS COMPRAS , RECEBEMOS UM TV DE 50 POLEGADAS
QUE ESTAVA NO ORÇAMENTO NO VALOR DE 2.156,15 , MAS INFELIZMENTE
VEIO COM DEFEITOS E PRECISAMOS DEVOLVER A MERCADORIA ,ONDE FIZERAM
REEMBOLSO, POIS ESSE DINHEIRO ESTA NA CONTA DA EMENDA E PEDIMOS
AUTORIZAÇÃO PRA TRANSFERIR PRA CONTA GERAL PARA SUPIR AS DESPESAS
INDEVIDAS COM OS CARROS DE BANDEJA, POIS NÃO PRECISAMOS MAIS DE tv
POIS TROCAMNOS TODAS ELAS .

TEMOS TBEM O VALOR DO FRETE DE 39,90 QUE PRECISA SER REMANEJADO

PRECISAMOS ENCERRAR ESSA PRESTAÇÃO DE CONTAS FAZENDO ESSES
REMANEJAMENTOS.

CONTO COM SUA COLABORAÇÃO

GRATIDAO

ROSANA/ PATRICIA

-- MARIANA PASSOS MATSUOKA NOGUEIRA
Divisão de Apoio Operacional e Contratos - DAOC
Secretaria da Cidadania - SECID
Rua Santa Cruz, 116 - Centro
3212-6900

Anexos:

Aplicação Setembro.pdf 6,7KB

Extrato Outubro.pdf 7,1KB

Extrato Setembro.pdf 7,2KB
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Consultas - Extrato de conta corrente

G3321110025180151
11/09/2024 10:04:36

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74444-1VILA VELHINHOS SOROCABA
Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 11 / 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
01/08/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,80 C
04/09/2024 0191 99015 470 Transferência enviada 550.191.000.140.220 0,80 D 0,00 C

04/09 15:20 VILA DOS V DE SOROCABA
11/09/2024 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

Saldo 0,00C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 30/09/2024
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 01/10/2024

------------------------------------------------
------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH257482 PATRICIA ALFINI BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361716147835341
17/10/2024 16:25:23

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74904-4VILA VELHINHOS SOROCABA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C

Saldo 0,00C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 31/10/2024
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 01/11/2024

------------------------------------------------
------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH257482 PATRICIA ALFINI BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361716147835341
17/10/2024 16:25:07

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74904-4VILA VELHINHOS SOROCABA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/09/2024 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH257482 PATRICIA ALFINI BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088














